Jose Pereira de Carvalho Filho

De: SECEX-PI

Enviado em: quinta-feira, 28 de marco de 2019 20:31
Para: Jose Pereira de Carvalho Filho

Assunto: ENC: TC 010.298/2015-0

Prioridade: Alta

De: Carolina Sampaio Freire Santos Moreira

Enviada em: quarta-feira, 27 de margo de 2019 14:06
Para: SECEX-PI <secex-pi@tcu.gov.br>

Cc: Maria Alice Cosme <ALICEC@TCU.gov.br>
Assunto: TC 010.298/2015-0

Prezados senhores,

Fiz as Cbexs do TC 010.298/2015-0, TC 005.532/2019-1 e TC 005.533/2019-8, que na fase de conferencia
foi visto que o comprovante de débito gerado no TC 005.532/2019-1 ndo continha o débito referente ao
dia 17/11/2008 no valor de RS 719,30. Consultando as pecas do processo de Cbex, observou-se que tanto
a notificacdo quanto o edital, ndo contemplavam também esse valor.

Como leva prejuizo a parte, faz-se necessario reabrir a TCE que originou as Cbexs e voltar a etapa da
notificacdo. Antes de se fazer o oficio, a UT deve entrar em contato com o Secinf para que seja incluido
este valor referenciado no débito deste responsavel e, apds isso, fazer a notificacdo e/ou o Edital
novamente, contemplando mais este valor.

Ap0ds os ajustes no TJ (cadirreg), favor tramitar os autos para Seproc/Scbex com um post it a/c Carolina
Moreira. As Cbexs referenciadas acima serdo excluidas, dado que sera necessaria outra notificacdo do
responsavel.

Atenciosamente,

Carolina Moreira - TEFC - Mat.TCU 328-2

Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o cédigo 61262387.



